Juliano Grime

SRR B . s B e L
De: licita@sjbatista.sc.gov.br
Enviado em: terca-feira, 18 de fevereiro de 2025 09:28
Para: licita02 @Sjbatista.sc.gov.br
Assunto: ENC: Re: Esclarecimentos - Ponte Colénia
Anexos: image.png
Prioridade: Alta

De: planejamento@sjbatista.sc.gov.br <planejamento@sjbatista.sc.gov.br>
Enviada em: terga-feira, 18 de fevereiro de 2025 08:51

Para: Licita <licita@sjbatista.sc.gov.br>

Assunto: Fwd: Re: Esclarecimentos - Ponte Col6nia

Prioridade: Alta

Bom dia, segue resposta do projetista em relagdo aos questionamentos feitos pela empresa em
relacdo a Ponte na Col6nia Nova Italia.

Att. Geronimo

Assunto:Re: Esclarecimentos - Ponte Colonia
Data:2025-02-17 12:43
De:Vanderlei Cardoso <engenheirove@gmail.com>
Para:planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Segue Resposta:

Os quantitativos de cimbramento para as vigas travessas foram devidamente calculados e estao
corretos conforme o projeto e orgamento. Seguem os calculos detalhados que comprovam a
precisao dos valores apresentados:

e Vigas travessas dos apoios 01 e 04:

o Comprimento: 10,00 m

o Largura: 3,40 m (considerando a area do fundo da travessa e a passagem dos

trabalhadores)

o Altura: 3,00 m

o Calculo: 10 x 3,4 x 3 =102 m3

o Total para duas vigas: 102 x 2 = 204 m?3
e Vigas travessas dos apoios 02 e 03:

o Comprimento: 10,00 m

o Largura: 3,40 m

o Altura: 4,00 m



o Calculo: 10 x 3,4 x 4 = 136 m3
o Total para duas vigas: 136 x 2 = 272 m3

Portanto, o questionamento sobre a suposta discrepancia nos quantitativos de cimbramento
nao procede, pois os valores informados no orgamento estdo corretos e compativeis com os
dimensionamentos do projeto. Ndo ha necessidade de ajustes nesse item, visto que 0s
quantitativos foram devidamente conferidos.

Caso haja qualquer duvida adicional, estamos a disposicdo para esclarecimentos.

Em seg., 17 de fev. de 2025 as 08:37, <planejamento@sjbatista.sc.gov.br> escreveu:

Bom dia, segue solicitagdo de esclarecimento referentes a Ponte na Col6nia Nova Italia.

Att. Geronimo

Assunto:Esclarecimentos - Ponte Colonia
Data:2025-02-17 08:33
De:"Juliano Grime" <licita02(@sjbatista.sc.gov.br>
Para:<plancjamento(@sjbatista.sc.gov.br>, <plangjamento2(wsjbatista.sc.gov.br>

Bom dia,

Segue duvidas para esclarecimentos:



Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Juliano Grime

Departamento de Licitagdes e Contratos
Pref. Municipal de Sao Joao Batista
Fone: (48) 3265 0195

www.sjbatista.sc.gov.br
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